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CPL PR <cpl.pr@prf.gov.br>

BRAZIL: PRF HELMET: 2122/78- Price Registry adhesion request from Parana

1 mensagem

Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com> 21 de setembro de 2021 18:33
Para: "cpl.pr@prf.gov.br" <cpl.pr@prf.gov.br>
Cc: "franco@giaffone.com.br" <franco@giaffone.com.br>, "Ankita Singh (MKU)" <ankita.singh@mku.com>, "Azmal
Rasheed (MKU)" <azmal.rasheed@mku.com>, "Brijesh Mohan (MKU)" <brijesh.mohan@mku.com>

Prezada Sra. Juliana,

 

Recebemos o pedido de autorização abaixo através de nosso representante legal, Sr. Franco Giaffone e pedimos a
gentileza de que sejam realizadas algumas correções no Ofício para darmos andamento em vosso pedido.

 

Inicialmente, favor observar que o mesmo fora endereçado a empresa do Sr. Franco Giaffone, a Franco Giaffone
Eireli. Ocorre que, no presente certame o mesmo atuou como represetante(pessoa física) em nome da MKU Limited:

Neste sentido, pedimos a gentileza de que seja corrigida a parte destacada com os dados da MKU Limited.

 

Ademais, o item 1 do mesmo Ofício informa o nome de outra empresa que não a MKU Limited, senão vejamos:

 

Outro ponto que merece destaque é com relação a tabela encaminhada, conforme se vê abaixo:

 

Favor corrigir a minuta no sentido de fazer constar o modelo MKH/HI-CUT-7, tal qual ofertado pela MKU Limited para
o presente certame.

 

Finalmente, considerando que a presente proposta de preços teve seu valor fixado em dólares americanos com a
cotação pré estabelecida no edital, favor corrigir os seguintes campos para os valores que seguem:
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Ptax = 5,5266

Valor Total (US$) = 55.376,05

Valor Total (R$) = 306.041,28

 

Pedimos a gentileza de que nos encaminhem novo Ofício com as alterações supracitadas para que possamos dar
andamento na autorização de Adesão solicitada por esta douta Superintendência.

 

Estamos à disposição em caso de qualquer dúvida.

 

Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

 

Thanks & Regards,

Lucas Mello Ayres Morgado

Sales Manager

Mb. +55(11)99601-5424

 

 

Av. Cidade Jardim, 400 – Conj.51 – 5o Andar,

Jardim Paulistano – São Paulo/SP – 01454-000

T : (+55) 11 3035-3839 | | W : www.mku.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged
information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended
recipient,
please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

 

-----Original Message-----

From: franco@giaffone.com.br <franco@giaffone.com.br> 

Sent: Monday, September 20, 2021 2:13 PM


https://www.google.com/maps/search/Av.+Cidade+Jardim,+400++Conj.51++5o+Andar?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av.+Cidade+Jardim,+400++Conj.51++5o+Andar?entry=gmail&source=g
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http://www.mku.com/
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To: Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com>

Subject: ENC: Autorização adesão a Ata de Registro de Preços PRF-PR -Helmets

 

 

 

-----Mensagem original-----

De: PRF/LICITAÇÃO-PR <cpl.pr@prf.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 13:19

Para: franco@giaffone.com.br

Assunto: Autorização adesão a Ata de Registro de Preços

 

Prezados, bom dia.

 

De ordem do Senhor Superintendente, consulto a V.S.ª. sobre a viabilidade dessa empresa fornecer à
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Paraná - SPRF/PR, por meio de adesão à Ata de Registro de
Preços oriunda do Pregão Eletrônico
nº 009/2020, UASG - 200116 (Superintendência da Polícia Rodoviária Federal
no Rio de Janeiro), de acordo com Art. 22, §1º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

 

Segue Ofício 297/2021.

 

Ressaltamos que o endereço de entrega é BR-476 (Linha Verde), 10.150 (esquina com Avenida das Torres), Prado
Velho, Curitiba (PR), CEP 81.690-150 (ACESSO PELA MARGINAL DA AV. COMENDADOR FRANCO).

 

Estando de acordo com o fornecimento, solicito à V.S.ª. que nos envie manifestação expressa de concordância com
a adesão pretendida (carta/termo de aceite).

 

Atenciosamente,

Juliana Bof Irigonhe

Núcleo de Gestão Administrativa e Contratações Públicas

 

PS: Favor acusar recebimento

 

 

 

 

--
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